
OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

KATILIMLAR

1 138 BEYZA KOÇ 4B 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 59 1 58,67 496,651 1 1 1 1 2
% 0,13

2 178 EGEMENDAĞDELEN 4C 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 56 4 54,66 487,225 1 2 2 2 6
% 0,40

3 379 HATİCE KÜBRA ŞAKAR4B 14 1 13,67 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 57 3 56,01 484,853 2 3 3 3 7
% 0,46

4 403 ZAFER BAYRAK 4D 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 57 3 56,01 479,887 1 4 4 4 9
% 0,59

5 7 AFRA DURU KAYA 4D 15 0 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 474,801 2 5 5 5 20
% 1,32

6 206 HASAN CAN AKTAŞ 4C 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 56 4 54,68 471,317 2 6 6 6 28
% 1,85

7 382 MİRAY   TEPE 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 54 6 51,99 469,705 3 7 7 7 34
% 2,25

8 185 SELİN SARE YILMAZ 4D 15 0 15,00 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 54 5 52,34 467,261 3 8 8 8 39
% 2,58

9 198 ERVA NUR TURAL 4D 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 9 0 9,00 7 2 6,33 53 5 51,33 463,743 4 9 9 9 51
% 3,37

10 270 KUZEY ÇINAR ÇELİK 4D 13 2 12,33 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 54 6 52,00 459,463 5 10 10 10 63
% 4,16

11 351 EYLÜL TE İZ 4C 14 1 13,67 15 0 15,00 10 0 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 48 12 44,00 455,951 4 11 11 11 72
% 4,76

12 153 OĞUZ DANACI 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 49 11 45,33 453,890 5 12 12 12 75
% 4,95

13 95 ZEYNEP SARE DURAN4B 12 3 11,00 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 51 9 48,00 439,039 3 13 13 13 138
% 9,11

14 134 BERRA SARIOĞLU 4C 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 48 12 43,99 435,578 6 14 15 15 157
% 10

15 230 BARAN KOÇ 4B 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 48 12 44,00 435,267 4 15 16 16 161
% 11

16 425 ZEYNEP MİRAY DURAN4C 14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 48 12 44,01 435,213 7 16 17 17 162
% 11

17 117 İPEK DEMİRTAŞ 4B 13 2 12,33 15 0 15,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 46 14 41,33 433,601 5 17 18 18 169
% 11

18 436 ÖMER HAKKI KESKİN4D 13 2 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 47 13 42,67 431,985 6 18 19 19 175
% 12

19 0 EYLÜL BEGÜM YAMAN 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 12 44,00 430,046 1 19 20 20 183
% 12

20 193 ŞURA HACIOĞLU 4D 11 4 9,67 15 0 15,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 3 5,00 46 13 41,67 428,504 7 20 21 21 189
% 12

21 283 ÖMER ÇINAR GÜL 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 49 11 45,33 428,442 8 21 22 22 192
% 13

22 80 ZEYNEP ÖYKÜ GÜLLER4B 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 47 13 42,67 420,987 6 22 25 25 224
% 15

23 229 İREM ANAKÖK 4B 14 1 13,67 15 0 15,00 5 5 3,33 8 2 7,33 42 8 39,33 420,179 7 23 26 26 227
% 15

24 331 MEHMET CEYLAN 4B 12 3 11,00 14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 45 14 40,34 415,491 8 24 27 27 253
% 17

25 115 TUSEM RANA KAYA 4D 12 3 11,00 13 1 12,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 47 11 43,33 414,766 8 25 29 29 257
% 17

26 84 YAĞIZ ALACATLI 4C 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 44 16 38,67 412,182 9 26 31 31 265
% 18

27 9 ALYA KARAŞAL 4C 14 1 13,67 15 0 15,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 45 15 40,01 410,835 10 27 32 32 275
% 18

28 431 YİĞİT ÖMER SABAN 4D 15 0 15,00 12 3 11,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 46 14 41,33 408,275 9 28 33 33 287
% 19

29 121 ALMILA ÜLKÜ ŞENGÜL4A 12 2 11,33 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 47 12 43,00 406,947 1 29 36 36 296
% 20

30 227 MEVLÜT ÇINAR SATILMI4C 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 42 18 36,01 405,794 11 30 37 37 299
% 20

31 148 UMUT EFE İLERİ 4B 9 6 7,00 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 44 16 38,67 399,727 9 31 39 39 320
% 21

32 154 CEMRE UYAR 4B 10 5 8,33 13 2 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 45 15 40,00 397,679 10 32 40 40 329
% 22

33 244 YİĞİT ALİ KICIR 4C 12 3 11,00 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 42 17 36,33 397,238 12 33 41 41 332
% 22
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

KATILIMLAR

34 494 ASEL BERRA ÖZDEMİR4D 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 39 21 32,00 389,458 10 34 48 48 382
% 25

35 16 YAREN AKÇAOĞLU 4D 10 5 8,33 14 0 14,00 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 44 15 39,00 386,798 11 35 49 49 398
% 26

36 501 AYŞE BERRA MUTLU 4A 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 39 21 32,00 379,271 2 36 53 53 447
% 30

37 415 RANA YAZICI 4D 11 4 9,67 12 2 11,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 41 18 34,99 377,926 12 37 54 54 453
% 30

38 128 BAHAR SONER 4A 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 43 17 37,32 375,950 3 38 58 58 466
% 31

39 205 POYRAZ DUMAN 4B 8 7 5,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 39 21 32,01 373,537 11 39 60 60 482
% 32

40 210 NUR MAYDA 4B 7 8 4,33 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 39 21 32,00 373,347 12 40 61 61 486
% 32

41 291 YUSUF EFE SOYLU 4C 11 4 9,67 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 38 22 30,67 370,755 13 41 62 62 499
% 33

42 6 NİHAN BİLGİN 8 6 6,00 14 1 13,67 4 5 2,33 7 2 6,33 8 2 7,33 41 16 35,66 369,203 2 42 65 65 510
% 34

43 424 ÖMER FARUK KELEŞ 4C 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 40 20 33,32 365,134 14 43 69 69 536
% 35

44 132 BAYRAM AIİ YEGİN 4B 10 4 8,67 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 38 21 31,00 363,136 13 44 71 71 546
% 36

45 530 UMUT AREL AYGÜL 4A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 38 22 30,67 360,069 4 45 73 73 566
% 37

46 214 İSMAİL ATASOY 4B 11 4 9,67 13 2 12,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 37 23 29,33 357,677 14 46 74 74 575
% 38

47 38 ÖMER ASAF *N DÜZ 4B 10 5 8,33 11 4 9,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 38 21 31,00 357,182 15 47 76 76 579
% 38

48 60 LEVENT EREN YILMAZ4A 8 7 5,67 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 38 22 30,67 354,779 5 48 78 78 587
% 39

49 370 MİRA SU ASAN 4B 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 36 24 28,00 354,058 16 49 79 79 591
% 39

50 66 A*B*IP 10 5 8,33 11 3 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 35 24 27,00 347,819 3 50 80 80 623
% 41

51 287 YAĞIZ EFE HEZER 4A 5 9 2,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 35 23 27,32 346,368 6 51 83 83 631
% 42

52 160 KUZEY     ŞİMŞEK 4C 9 6 7,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 27 24,00 338,843 15 52 85 85 668
% 44

53 127 MAHMUT DEMİREL 4B 10 5 8,33 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 34 26 25,34 337,362 17 53 86 86 676
% 45

54 413 KEREM BOLAT 4D 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 34 26 25,32 330,506 13 54 92 92 715
% 47

55 171 DEFNE  MİRAY  KIR 4C 10 5 8,33 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 33 27 23,99 328,170 16 55 94 94 723
% 48

56 362 RAVZA SARI 4B 7 8 4,33 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 33 27 24,00 327,401 18 56 95 95 729
% 48

57 112 AHMET KAAN YEGİ N4C 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 31 24 23,00 325,499 17 57 96 96 736
% 49

58 225 ZEHRA EKMEKCİ 7 8 4,33 13 2 12,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 32 28 22,66 319,287 4 58 99 99 776
% 51

59 69 EFE AY 4A 6 8 3,33 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 32 27 23,00 315,865 7 59 103 103 795
% 53

60 94 EGE GÜLLER 4B 8 7 5,67 13 2 12,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 22 20,66 315,485 19 60 104 104 799
% 53

61 246 RAVZA DURNA 4A 7 8 4,33 11 4 9,67 4 6 2,00 6 3 5,00 3 6 1,00 31 27 22,00 312,679 8 61 106 106 816
% 54

62 380 ÖMER EYMEN  KABAL4B 8 7 5,67 10 5 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 29 30 19,01 311,617 20 62 109 109 823
% 54

63 70 FURKAN ÇIRAK 4D 6 9 3,00 11 2 10,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 29 29 19,33 307,913 14 63 110 110 835
% 55

64 183 ELİF MASAL SAKA 4C 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 30 30 20,00 301,243 18 64 113 113 868
% 57

65 207 ASLI ÖZKURT 4A 6 9 3,00 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 29 30 19,00 299,732 9 65 116 116 875
% 58

66 208 EYMEN EGE DEMİR 4D 10 5 8,33 9 5 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 26 33 15,00 297,923 15 66 121 121 888
% 59
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

KATILIMLAR

67 242 ZEHRA N*  ÇELEBİ 4A 8 7 5,67 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 30 30 20,00 296,858 10 67 122 122 896
% 59

68 342 GÖKTUĞ AKCA 4C 5 10 1,67 12 3 11,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 27 33 16,01 292,085 19 68 127 127 915
% 60

69 259 ÖYKÜ YAREN AKDENİZZ4D 8 7 5,67 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 34 14,67 289,358 16 69 129 129 928
% 61

70 231 HİRANUR BAŞ 4B 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 27 33 16,00 287,621 21 70 130 130 934
% 62

71 280 SERRA BAŞTOPCU 4D 7 8 4,33 7 7 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 27 32 16,34 278,010 17 71 135 135 974
% 64

72 2 BUSE NAZ M* E 4A 5 10 1,67 10 5 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 24 35 12,34 272,664 11 72 141 141 999
% 66

73 438 MELEK TEMİZSOY 4B 9 6 7,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 27 33 16,01 271,902 22 73 142 142 1005
% 66

74 260 MUHAMMED ALTUNOK4D 7 8 4,33 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 25 35 13,33 265,026 18 74 146 146 1036
% 68

75 146 MUSTAFA GEVECİ 4D 10 5 8,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 21 38 8,33 249,849 19 75 152 152 1104
% 73

76 162 DEFNE MEVSİM BIYIKLI4D 4 10 0,67 8 4 6,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 22 31 11,67 248,689 20 76 153 153 1107
% 73

77 34 EMİR   DUMAN 4B 4 10 0,67 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 38 8,34 243,173 23 77 154 154 1127
% 74

78 0 U  *M** 7 7 4,67 3 9 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 20 36 8,00 241,397 5 78 156 156 1134
% 75

79 248 KADİRCAN TOSUN 4C 9 6 7,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 20 39 7,00 239,473 20 79 158 158 1143
% 75

80 122 ARASCEYL* 4C 2 13 -2,33 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 21 39 8,00 234,615 21 80 159 159 1170
% 77

81 237 ŞEVVAL KOŞAR 4D 5 9 2,00 4 9 1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 2 6 0,00 18 35 6,33 231,391 21 81 160 160 1183
% 78

82 237 ŞEVVAL KOŞAR 4D 5 9 2,00 4 9 1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 2 6 0,00 18 35 6,33 231,391 21 81 160 160 1183
% 78

83 486 MUHAMMEDEMİN BAHADIR4A 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 20 40 6,67 227,234 12 83 165 165 1198
% 79

84 157 HAMZA KE *İN 4A 4 11 0,33 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 0 4 -1,33 17 37 4,67 226,831 13 84 167 167 1202
% 79

85 311 YILMAZ TALHA ORHAN4D 5 10 1,67 7 8 4,33 1 8 -1,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 19 39 5,99 226,582 23 85 168 168 1204
% 80

86 44 BERNA GEDİKOĞLU A 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 18 42 4,00 220,805 1 86 178 178 1233
% 81

87 74 SİMANUR KICI R 4D 4 11 0,33 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 18 42 4,00 214,705 24 87 179 179 1254
% 83

88 437 NİHAT TALHA ÇAĞLAR4B 5 10 1,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 18 42 4,00 211,062 24 88 183 183 1266
% 84

89 0 YAREN İNAIR 4A 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 44 1,34 208,749 14 89 184 184 1277
% 84

90 123 İLAYDA ÖZTÜRKK 4A 4 11 0,33 6 5 4,33 1 9 -2,00 0 7 -2,33 2 8 -0,67 13 40 -0,34 204,953 15 90 185 185 1287
% 85

91 499 ÇINAREDİKOĞLU 4A 6 8 3,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 14 44 -0,68 200,369 16 91 189 189 1299
% 86

92 145 BUĞLEM YULAFCI 4D 4 11 0,33 3 11 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 15 44 0,32 191,391 25 92 192 192 1319
% 87

93 1181 ECRİN KOÇDEMİ R 4A 2 9 -1,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 5 0,33 1 7 -1,33 10 34 -1,34 190,019 17 93 193 193 1483
% 98

94 363 YAĞMUR UYAR 4A 4 11 0,33 3 10 -0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 13 43 -1,33 184,011 18 94 195 195 1491
% 98

95 0 EMİR TALHA GEÇGEL4C 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 11 49 -5,33 176,527 22 95 198 198 1500
% 99
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OKUL NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

KATILIMLAR
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 SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 EYLÜL BEGÜM YAMAN 14 1 13,67 12 3 11,00 8 2 7,33 8 2 7,33 6 4 4,67 48 12 44,00 430,046 1 19 20 20 183
% 12

2 6 NİHAN BİLGİN 8 6 6,00 14 1 13,67 4 5 2,33 7 2 6,33 8 2 7,33 41 16 35,66 369,203 2 42 65 65 510
% 34

3 66 A*B*IP 10 5 8,33 11 3 10,00 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 35 24 27,00 347,819 3 50 80 80 623
% 41

4 225 ZEHRA EKMEKCİ 7 8 4,33 13 2 12,33 3 7 0,67 4 6 2,00 5 5 3,33 32 28 22,66 319,287 4 58 99 99 776
% 51

5 0 U  *M** 7 7 4,67 3 9 0,00 4 6 2,00 4 6 2,00 2 8 -0,67 20 36 8,00 241,397 5 78 156 156 1134
% 75
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4A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: 4A

KATILIMLAR

1 121 ALMILA ÜLKÜ ŞENGÜL4A 12 2 11,33 11 4 9,67 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 47 12 43,00 406,947 1 29 36 36 296
% 20

2 501 AYŞE BERRA MUTLU 4A 11 4 9,67 13 2 12,33 6 4 4,67 4 6 2,00 5 5 3,33 39 21 32,00 379,271 2 36 53 53 447
% 30

3 128 BAHAR SONER 4A 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 8 2 7,33 8 2 7,33 43 17 37,32 375,950 3 38 58 58 466
% 31

4 530 UMUT AREL AYGÜL 4A 10 5 8,33 11 4 9,67 6 4 4,67 6 4 4,67 5 5 3,33 38 22 30,67 360,069 4 45 73 73 566
% 37

5 60 LEVENT EREN YILMAZ4A 8 7 5,67 12 3 11,00 6 4 4,67 8 2 7,33 4 6 2,00 38 22 30,67 354,779 5 48 78 78 587
% 39

6 287 YAĞIZ EFE HEZER 4A 5 9 2,00 13 2 12,33 8 2 7,33 4 5 2,33 5 5 3,33 35 23 27,32 346,368 6 51 83 83 631
% 42

7 69 EFE AY 4A 6 8 3,33 11 4 9,67 5 5 3,33 6 4 4,67 4 6 2,00 32 27 23,00 315,865 7 59 103 103 795
% 53

8 246 RAVZA DURNA 4A 7 8 4,33 11 4 9,67 4 6 2,00 6 3 5,00 3 6 1,00 31 27 22,00 312,679 8 61 106 106 816
% 54

9 207 ASLI ÖZKURT 4A 6 9 3,00 11 4 9,67 4 6 2,00 5 5 3,33 3 6 1,00 29 30 19,00 299,732 9 65 116 116 875
% 58

10 242 ZEHRA N*  ÇELEBİ 4A 8 7 5,67 8 7 5,67 4 6 2,00 5 5 3,33 5 5 3,33 30 30 20,00 296,858 10 67 122 122 896
% 59

11 2 BUSE NAZ M* E 4A 5 10 1,67 10 5 8,33 4 6 2,00 3 7 0,67 2 7 -0,33 24 35 12,34 272,664 11 72 141 141 999
% 66

12 486 MUHAMMEDEMİN BAHADIR4A 5 10 1,67 3 12 -1,00 5 5 3,33 6 4 4,67 1 9 -2,00 20 40 6,67 227,234 12 83 165 165 1198
% 79

13 157 HAMZA KE *İN 4A 4 11 0,33 4 11 0,33 6 4 4,67 3 7 0,67 0 4 -1,33 17 37 4,67 226,831 13 84 167 167 1202
% 79

14 0 YAREN İNAIR 4A 3 12 -1,00 6 9 3,00 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 16 44 1,34 208,749 14 89 184 184 1277
% 84

15 123 İLAYDA ÖZTÜRKK 4A 4 11 0,33 6 5 4,33 1 9 -2,00 0 7 -2,33 2 8 -0,67 13 40 -0,34 204,953 15 90 185 185 1287
% 85

16 499 ÇINAREDİKOĞLU 4A 6 8 3,33 3 12 -1,00 2 8 -0,67 1 8 -1,67 2 8 -0,67 14 44 -0,68 200,369 16 91 189 189 1299
% 86

17 1181 ECRİN KOÇDEMİ R 4A 2 9 -1,00 2 8 -0,67 3 5 1,33 2 5 0,33 1 7 -1,33 10 34 -1,34 190,019 17 93 193 193 1483
% 98

18 363 YAĞMUR UYAR 4A 4 11 0,33 3 10 -0,33 1 9 -2,00 3 7 0,67 2 6 0,00 13 43 -1,33 184,011 18 94 195 195 1491
% 98
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4B SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: 4B

KATILIMLAR

1 138 BEYZA KOÇ 4B 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 10 0 10,00 59 1 58,67 496,651 1 1 1 1 2
% 0,13

2 379 HATİCE KÜBRA ŞAKAR4B 14 1 13,67 15 0 15,00 10 0 10,00 9 1 8,67 9 1 8,67 57 3 56,01 484,853 2 3 3 3 7
% 0,46

3 95 ZEYNEP SARE DURAN4B 12 3 11,00 15 0 15,00 7 3 6,00 8 2 7,33 9 1 8,67 51 9 48,00 439,039 3 13 13 13 138
% 9,11

4 230 BARAN KOÇ 4B 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 7 3 6,00 6 4 4,67 48 12 44,00 435,267 4 15 16 16 161
% 11

5 117 İPEK DEMİRTAŞ 4B 13 2 12,33 15 0 15,00 8 2 7,33 4 6 2,00 6 4 4,67 46 14 41,33 433,601 5 17 18 18 169
% 11

6 80 ZEYNEP ÖYKÜ GÜLLER4B 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 8 2 7,33 47 13 42,67 420,987 6 22 25 25 224
% 15

7 229 İREM ANAKÖK 4B 14 1 13,67 15 0 15,00 5 5 3,33 8 2 7,33 42 8 39,33 420,179 7 23 26 26 227
% 15

8 331 MEHMET CEYLAN 4B 12 3 11,00 14 1 13,67 7 3 6,00 6 3 5,00 6 4 4,67 45 14 40,34 415,491 8 24 27 27 253
% 17

9 148 UMUT EFE İLERİ 4B 9 6 7,00 14 1 13,67 8 2 7,33 6 4 4,67 7 3 6,00 44 16 38,67 399,727 9 31 39 39 320
% 21

10 154 CEMRE UYAR 4B 10 5 8,33 13 2 12,33 7 3 6,00 6 4 4,67 9 1 8,67 45 15 40,00 397,679 10 32 40 40 329
% 22

11 205 POYRAZ DUMAN 4B 8 7 5,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 39 21 32,01 373,537 11 39 60 60 482
% 32

12 210 NUR MAYDA 4B 7 8 4,33 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 4 6 2,00 39 21 32,00 373,347 12 40 61 61 486
% 32

13 132 BAYRAM AIİ YEGİN 4B 10 4 8,67 12 3 11,00 5 5 3,33 8 2 7,33 3 7 0,67 38 21 31,00 363,136 13 44 71 71 546
% 36

14 214 İSMAİL ATASOY 4B 11 4 9,67 13 2 12,33 3 7 0,67 5 5 3,33 5 5 3,33 37 23 29,33 357,677 14 46 74 74 575
% 38

15 38 ÖMER ASAF *N DÜZ 4B 10 5 8,33 11 4 9,67 5 4 3,67 7 3 6,00 5 5 3,33 38 21 31,00 357,182 15 47 76 76 579
% 38

16 370 MİRA SU ASAN 4B 9 6 7,00 13 2 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 3 7 0,67 36 24 28,00 354,058 16 49 79 79 591
% 39

17 127 MAHMUT DEMİREL 4B 10 5 8,33 11 4 9,67 4 6 2,00 6 4 4,67 3 7 0,67 34 26 25,34 337,362 17 53 86 86 676
% 45

18 362 RAVZA SARI 4B 7 8 4,33 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 4 6 2,00 33 27 24,00 327,401 18 56 95 95 729
% 48

19 94 EGE GÜLLER 4B 8 7 5,67 13 2 12,33 2 8 -0,67 5 5 3,33 28 22 20,66 315,485 19 60 104 104 799
% 53

20 380 ÖMER EYMEN  KABAL4B 8 7 5,67 10 5 8,33 5 4 3,67 3 7 0,67 3 7 0,67 29 30 19,01 311,617 20 62 109 109 823
% 54

21 231 HİRANUR BAŞ 4B 9 6 7,00 7 8 4,33 4 6 2,00 4 6 2,00 3 7 0,67 27 33 16,00 287,621 21 70 130 130 934
% 62

22 438 MELEK TEMİZSOY 4B 9 6 7,00 5 10 1,67 3 7 0,67 6 4 4,67 4 6 2,00 27 33 16,01 271,902 22 73 142 142 1005
% 66

23 34 EMİR   DUMAN 4B 4 10 0,67 9 6 7,00 2 8 -0,67 3 7 0,67 3 7 0,67 21 38 8,34 243,173 23 77 154 154 1127
% 74

24 437 NİHAT TALHA ÇAĞLAR4B 5 10 1,67 6 9 3,00 0 10 -3,33 5 5 3,33 2 8 -0,67 18 42 4,00 211,062 24 88 183 183 1266
% 84
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4C SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: 4C

KATILIMLAR

1 178 EGEMENDAĞDELEN 4C 15 0 15,00 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 56 4 54,66 487,225 1 2 2 2 6
% 0,40

2 206 HASAN CAN AKTAŞ 4C 14 1 13,67 14 1 13,67 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 56 4 54,68 471,317 2 6 6 6 28
% 1,85

3 382 MİRAY   TEPE 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 10 0 10,00 8 2 7,33 8 2 7,33 54 6 51,99 469,705 3 7 7 7 34
% 2,25

4 351 EYLÜL TE İZ 4C 14 1 13,67 15 0 15,00 10 0 10,00 4 6 2,00 5 5 3,33 48 12 44,00 455,951 4 11 11 11 72
% 4,76

5 153 OĞUZ DANACI 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 10 0 10,00 6 4 4,67 5 5 3,33 49 11 45,33 453,890 5 12 12 12 75
% 4,95

6 134 BERRA SARIOĞLU 4C 14 1 13,67 13 2 12,33 8 2 7,33 8 2 7,33 5 5 3,33 48 12 43,99 435,578 6 14 15 15 157
% 10

7 425 ZEYNEP MİRAY DURAN4C 14 1 13,67 14 1 13,67 7 3 6,00 6 4 4,67 7 3 6,00 48 12 44,01 435,213 7 16 17 17 162
% 11

8 283 ÖMER ÇINAR GÜL 4C 13 2 12,33 15 0 15,00 5 5 3,33 9 1 8,67 7 3 6,00 49 11 45,33 428,442 8 21 22 22 192
% 13

9 84 YAĞIZ ALACATLI 4C 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 7 3 6,00 4 6 2,00 44 16 38,67 412,182 9 26 31 31 265
% 18

10 9 ALYA KARAŞAL 4C 14 1 13,67 15 0 15,00 3 7 0,67 7 3 6,00 6 4 4,67 45 15 40,01 410,835 10 27 32 32 275
% 18

11 227 MEVLÜT ÇINAR SATILMI4C 12 3 11,00 15 0 15,00 6 4 4,67 6 4 4,67 3 7 0,67 42 18 36,01 405,794 11 30 37 37 299
% 20

12 244 YİĞİT ALİ KICIR 4C 12 3 11,00 12 2 11,33 7 3 6,00 8 2 7,33 3 7 0,67 42 17 36,33 397,238 12 33 41 41 332
% 22

13 291 YUSUF EFE SOYLU 4C 11 4 9,67 11 4 9,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 38 22 30,67 370,755 13 41 62 62 499
% 33

14 424 ÖMER FARUK KELEŞ 4C 9 6 7,00 10 5 8,33 8 2 7,33 5 5 3,33 8 2 7,33 40 20 33,32 365,134 14 43 69 69 536
% 35

15 160 KUZEY     ŞİMŞEK 4C 9 6 7,00 11 4 9,67 6 4 4,67 5 5 3,33 2 8 -0,67 33 27 24,00 338,843 15 52 85 85 668
% 44

16 171 DEFNE  MİRAY  KIR 4C 10 5 8,33 10 5 8,33 4 6 2,00 4 6 2,00 5 5 3,33 33 27 23,99 328,170 16 55 94 94 723
% 48

17 112 AHMET KAAN YEGİ N4C 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 6 4 4,67 1 4 -0,33 31 24 23,00 325,499 17 57 96 96 736
% 49

18 183 ELİF MASAL SAKA 4C 6 9 3,00 8 7 5,67 7 3 6,00 5 5 3,33 4 6 2,00 30 30 20,00 301,243 18 64 113 113 868
% 57

19 342 GÖKTUĞ AKCA 4C 5 10 1,67 12 3 11,00 4 6 2,00 3 7 0,67 3 7 0,67 27 33 16,01 292,085 19 68 127 127 915
% 60

20 248 KADİRCAN TOSUN 4C 9 6 7,00 3 12 -1,00 3 7 0,67 3 6 1,00 2 8 -0,67 20 39 7,00 239,473 20 79 158 158 1143
% 75

21 122 ARASCEYL* 4C 2 13 -2,33 7 8 4,33 5 5 3,33 4 6 2,00 3 7 0,67 21 39 8,00 234,615 21 80 159 159 1170
% 77

22 0 EMİR TALHA GEÇGEL4C 4 11 0,33 2 13 -2,33 3 7 0,67 1 9 -2,00 1 9 -2,00 11 49 -5,33 176,527 22 95 198 198 1500
% 99
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4D SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: 4D

KATILIMLAR

1 403 ZAFER BAYRAK 4D 14 1 13,67 15 0 15,00 9 1 8,67 10 0 10,00 9 1 8,67 57 3 56,01 479,887 1 4 4 4 9
% 0,59

2 7 AFRA DURU KAYA 4D 15 0 15,00 14 1 13,67 8 2 7,33 10 0 10,00 10 0 10,00 57 3 56,00 474,801 2 5 5 5 20
% 1,32

3 185 SELİN SARE YILMAZ 4D 15 0 15,00 13 1 12,67 9 1 8,67 9 1 8,67 8 2 7,33 54 5 52,34 467,261 3 8 8 8 39
% 2,58

4 198 ERVA NUR TURAL 4D 14 1 13,67 15 0 15,00 8 2 7,33 9 0 9,00 7 2 6,33 53 5 51,33 463,743 4 9 9 9 51
% 3,37

5 270 KUZEY ÇINAR ÇELİK 4D 13 2 12,33 15 0 15,00 8 2 7,33 9 1 8,67 9 1 8,67 54 6 52,00 459,463 5 10 10 10 63
% 4,16

6 436 ÖMER HAKKI KESKİN4D 13 2 12,33 15 0 15,00 7 3 6,00 6 4 4,67 6 4 4,67 47 13 42,67 431,985 6 18 19 19 175
% 12

7 193 ŞURA HACIOĞLU 4D 11 4 9,67 15 0 15,00 9 1 8,67 5 5 3,33 6 3 5,00 46 13 41,67 428,504 7 20 21 21 189
% 12

8 115 TUSEM RANA KAYA 4D 12 3 11,00 13 1 12,67 6 3 5,00 8 2 7,33 8 2 7,33 47 11 43,33 414,766 8 25 29 29 257
% 17

9 431 YİĞİT ÖMER SABAN 4D 15 0 15,00 12 3 11,00 4 6 2,00 7 3 6,00 8 2 7,33 46 14 41,33 408,275 9 28 33 33 287
% 19

10 494 ASEL BERRA ÖZDEMİR4D 11 4 9,67 14 1 13,67 7 3 6,00 2 8 -0,67 5 5 3,33 39 21 32,00 389,458 10 34 48 48 382
% 25

11 16 YAREN AKÇAOĞLU 4D 10 5 8,33 14 0 14,00 4 6 2,00 7 3 6,00 9 1 8,67 44 15 39,00 386,798 11 35 49 49 398
% 26

12 415 RANA YAZICI 4D 11 4 9,67 12 2 11,33 5 5 3,33 8 2 7,33 5 5 3,33 41 18 34,99 377,926 12 37 54 54 453
% 30

13 413 KEREM BOLAT 4D 6 9 3,00 13 2 12,33 5 5 3,33 5 5 3,33 5 5 3,33 34 26 25,32 330,506 13 54 92 92 715
% 47

14 70 FURKAN ÇIRAK 4D 6 9 3,00 11 2 10,33 5 5 3,33 3 7 0,67 4 6 2,00 29 29 19,33 307,913 14 63 110 110 835
% 55

15 208 EYMEN EGE DEMİR 4D 10 5 8,33 9 5 7,33 3 7 0,67 3 7 0,67 1 9 -2,00 26 33 15,00 297,923 15 66 121 121 888
% 59

16 259 ÖYKÜ YAREN AKDENİZZ4D 8 7 5,67 8 7 5,67 5 5 3,33 3 7 0,67 2 8 -0,67 26 34 14,67 289,358 16 69 129 129 928
% 61

17 280 SERRA BAŞTOPCU 4D 7 8 4,33 7 7 4,67 4 6 2,00 3 7 0,67 6 4 4,67 27 32 16,34 278,010 17 71 135 135 974
% 64

18 260 MUHAMMED ALTUNOK4D 7 8 4,33 9 6 7,00 1 9 -2,00 3 7 0,67 5 5 3,33 25 35 13,33 265,026 18 74 146 146 1036
% 68

19 146 MUSTAFA GEVECİ 4D 10 5 8,33 3 11 -0,67 3 7 0,67 4 6 2,00 1 9 -2,00 21 38 8,33 249,849 19 75 152 152 1104
% 73

20 162 DEFNE MEVSİM BIYIKLI4D 4 10 0,67 8 4 6,67 1 6 -1,00 5 5 3,33 4 6 2,00 22 31 11,67 248,689 20 76 153 153 1107
% 73

21 237 ŞEVVAL KOŞAR 4D 5 9 2,00 4 9 1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 2 6 0,00 18 35 6,33 231,391 21 81 160 160 1183
% 78

22 237 ŞEVVAL KOŞAR 4D 5 9 2,00 4 9 1,00 4 5 2,33 3 6 1,00 2 6 0,00 18 35 6,33 231,391 21 81 160 160 1183
% 78

23 311 YILMAZ TALHA ORHAN4D 5 10 1,67 7 8 4,33 1 8 -1,67 1 8 -1,67 5 5 3,33 19 39 5,99 226,582 23 85 168 168 1204
% 80

24 74 SİMANUR KICI R 4D 4 11 0,33 5 10 1,67 3 7 0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 18 42 4,00 214,705 24 87 179 179 1254
% 83

25 145 BUĞLEM YULAFCI 4D 4 11 0,33 3 11 -0,67 2 8 -0,67 2 8 -0,67 4 6 2,00 15 44 0,32 191,391 25 92 192 192 1319
% 87
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A SINIFI NET LİSTESİ (LGS sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SAMSUN ALAÇAM CUMHURİYET İLKOKULU 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ) D.K.: 40395 201 201 1514

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Sözel (TÜR) Sayısal (MAT) Sayısal (FEN) Sözel (SOS) Sözel (İNG)

Türkçe Matematik Fen SOSYAL BİLGİLER İngilizce Toplam LGS Dereceler
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puanı Snf Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 8 5 6,27 9 4 8,02 5 4 3,10 5 4 3,12 3 5 1,87 30 22 22,38 318,680

Okul Ortalaması 9 6 7,32 11 4 9,42 5 5 3,85 5 4 3,94 5 5 3,04 35 23 27,57 344,220

SINIF: A

KATILIMLAR

1 44 BERNA GEDİKOĞLU A 7 8 4,33 3 12 -1,00 3 7 0,67 2 8 -0,67 3 7 0,67 18 42 4,00 220,805 1 86 178 178 1233
% 81
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SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
A*B*IP 66

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,40 7,32 6,27

Matematik 15 11 3 10,00 67 9,40 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,13 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,47 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,07 3,04 1,87

Toplam: 60 35 24 27,00 45 27,47 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ccCDABcADBadDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADdBCD CCBBccDA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadaAdcBDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCcBdCdBDb

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cbaacaCaCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL BEGÜM YAMAN 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,40 7,32 6,27

Matematik 15 12 3 11,00 73 9,40 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 3,13 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,47 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,07 3,04 1,87

Toplam: 60 48 12 44,00 73 27,47 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDABcADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bDABCDBCCBBDcDc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDcCABDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABBCAaDa

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cdaCDdCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAN BİLGİN 6

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 6 6,00 40 7,40 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 9,40 9,42 8,02

Fen 10 4 5 2,33 23 3,13 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 2 6,33 63 4,47 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,07 3,04 1,87

Toplam: 60 41 16 35,67 59 27,47 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BaCDcB AaBaCDcb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdccb BDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DdAB CbBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cADCbCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 1 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
U  *M** 0

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 7 4,67 31 7,40 7,32 6,27

Matematik 15 3 9 0,00 0 9,40 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,13 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,47 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,07 3,04 1,87

Toplam: 60 20 36 8,00 13 27,47 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AaBCaccdB abABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdb bc cccac C

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) abcdABbaBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCdaabDb

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCaacbbbaa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 1 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA EKMEKCİ 225

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,40 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 9,40 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 3,13 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,47 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,07 3,04 1,87

Toplam: 60 32 28 22,67 38 27,47 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdbDAadADBabDcb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBcDAcA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BdbaAdcBca

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCccBadcaC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) dAbCadCDaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALMILA ÜLKÜ ŞENGÜL 121 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 2 11,33 76 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,39 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 47 12 43,00 72 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbBCCDDABBCDbB 

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) dBBDccAADABCDdC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACbBDcBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dBBCABDCcC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÖZKURT 207 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,39 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 29 30 19,00 32 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDbacAacbCDcb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBaCBBacDd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) acdDAbAcDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCcaBaAdaC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cdDCc bcCc

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 1 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE BERRA MUTLU 501 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,39 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 39 21 32,00 53 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDABBADBaCDcc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADcBCDBCCBBDADb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCDcbcBDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) cCbdBCdBab

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cAaCcCCcbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR SONER 128 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,39 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 43 17 37,33 62 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDdacADBCCacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCdBBDADb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadDdCbBDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAdBCcBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cADCDdCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NAZ M* E 2 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 6,39 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 2 7 -0,33 -3 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 24 35 12,33 21 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) cBCDbdccbaCdDbb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBaCBdDdcd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCcbCbcDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCccBabdca

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AdaacaCad 

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 0 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÇINAREDİKOĞLU 499 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 6,39 9,42 8,02

Fen 10 2 8 -0,67 -7 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 14 44 -0,67 -1 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADdabDcABBbada 

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) dBdccbbAabcdcaC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbAbcdcbBd

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) bcBdcaaac 

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) adcbD*Acbc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 1 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN KOÇDEMİ R 1181 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 9 -1,00 -7 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 2 8 -0,67 -4 6,39 9,42 8,02

Fen 10 3 5 1,33 13 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 5 0,33 3 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 1 7 -1,33 -13 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 10 34 -1,33 -2 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) Abd *a dBcbc d 

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) ad cAc* *Aca   

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) Ca* *acDB 

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) A* bA*b c 

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) Cacb* bca 

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 0 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 0 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 1 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 0 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 0 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 1 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EFE AY 69 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 8 3,33 22 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,39 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 32 27 23,00 38 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbdCCDcbBcbD ac

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdbADdADbBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bDAabBDcBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) cBBacBDaDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCDbbAccaD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA KE *İN 157 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 4 11 0,33 2 6,39 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 0 4 -1,33 -13 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 17 37 4,67 8 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdbabddADcadacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) dabcdDdddBcDbbA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadDACdcDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCcddddabC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) d cba     

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 1 0
Listening 1 0 0 0
Speaking 2 0 0 0
Listening 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA ÖZTÜRKK 123 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 6 5 4,33 29 6,39 9,42 8,02

Fen 10 1 9 -2,00 -20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 0 7 -2,33 -23 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 13 40 -0,33 -1 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BddDbccAbdabbbA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bbAdCa  CB D Dc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cadbcCbaab

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) bacadab   

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bcbbabCDaa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 0 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 0 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 2 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
LEVENT EREN YILMAZ 60 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 12 3 11,00 73 6,39 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 38 22 30,67 51 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCacABaCbddB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CaBDADAbDAcCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CcACbBDaBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dBBCdBDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCcCDdbcaD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDEMİN BAHADIR 486 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 6,39 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 20 40 6,67 11 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDcBdbcdbdacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) dacBdDadCdccbcb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdbAdABba

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABcdABcb

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bbDaaabcda

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA DURNA 246 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,39 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 3 6 1,00 10 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 31 27 22,00 37 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AcdaCDcABBdDcdc

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBaadDcADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bbACdBDbca

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCb DbDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCc DbdDaa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 1 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 1 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT AREL AYGÜL 530 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 6,39 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 38 22 30,67 51 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDbBdADBCCacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AbdBCDBdCBdDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdDdCcBDa

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAdBCdBab

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cAaCDaCcdD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ EFE HEZER 287 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 6,39 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 5 2,33 23 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 35 23 27,33 46 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) dbBadaDcBddD aB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBaDADAADAaCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABaDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) cdBacB CDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCcCDcdDCc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 0 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 1 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR UYAR 363 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 3 10 -0,33 -2 6,39 9,42 8,02

Fen 10 1 9 -2,00 -20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 13 43 -1,33 -2 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AadaCDbbcaabccB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) acdbbcAAabcbD  

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) Cacabcbacc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) Acdd*BadDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aaDbcAca  

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN İNAIR 0 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 3 12 -1,00 -7 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 6 9 3,00 20 6,39 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 16 44 1,33 2 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDbdddcddbcac

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDbBbbdaCcBcADc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) dcaDAbbccD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbbcBabacC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bcbbaddaaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA N*  ÇELEBİ 242 4A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 3,67 7,32 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 6,39 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 2,63 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 2,83 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 1,50 3,04 1,87

Toplam: 60 30 30 20,00 33 17,02 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBdbDcbBBdbdBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdDbDbADbBCcdd

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dcAaABDccd

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) caBCbBDbDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcbadADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BARAN KOÇ 230 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,33 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 48 12 44,00 73 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDbABBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBbADbADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACcBDDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCABcCbC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCDCDdAbCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM AIİ YEGİN 132 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 4 8,67 58 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 12 3 11,00 73 11,33 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 38 21 31,00 52 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCcDABdbDAB 

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADdADdBCbBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDAbcBDbBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABbCDb

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCbCDdbcbb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 0 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA KOÇ 138 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 59 1 58,67 98 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABaCABDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDAADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE UYAR 154 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,33 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 45 15 40,00 67 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBabDcABcCDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBadDAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACbBDcBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) cdBCABDbDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGE GÜLLER 94 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,33 9,42 8,02

Fen 10 2 8 -0,67 -7 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,68 3,94 3,12

Toplam: 60 28 22 20,67 34 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdbDABaAbBaCDcc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDAcb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cabacCbdDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DdcdcCbBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 0 0
Listening 1 0 0 0
Speaking 2 0 0 0
Listening 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR   DUMAN 34 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 9 6 7,00 47 11,33 9,42 8,02

Fen 10 2 8 -0,67 -7 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 21 38 8,33 14 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) Bcdbb aAacbdDDb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AbAdCbBCCBdDAbc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cddbAbbBca

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DacaddABbd

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AAcacbdaCa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 0 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KÜBRA ŞAKAR 379 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 57 3 56,00 93 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDABBADBCCDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDACABDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABcCABDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cADCDCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HİRANUR BAŞ 231 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 7 8 4,33 29 11,33 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 27 33 16,00 27 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BabDABBAcBadDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ccbBCDBbCBcDdcd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcCDAbddbc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdaBadabC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AdDbabCaab

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK DEMİRTAŞ 117 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 46 14 41,33 69 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDAdBADBCCDDd

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCbACABDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) addBaCABcd

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cbcbDCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ANAKÖK 229 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,68 3,94 3,12

Toplam: 60 42 8 39,33 66 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBdDABBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCbAabBDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABBCABbb

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 0 0
Listening 1 0 0 0
Speaking 2 0 0 0
Listening 2 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL ATASOY 214 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,33 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 37 23 29,33 49 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBbCDcABBbDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDAbdADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbdCbdbDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ccaCABcaDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCcCDdAcbb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MAHMUT DEMİREL 127 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,33 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 34 26 25,33 42 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADaCbDcABBaDABa

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CaBDdDAdDdBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbcbdBbDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABdCbBbCDb

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCabDbAcbb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CEYLAN 331 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,33 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 3 5,00 50 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 45 14 40,33 67 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCaDABBCDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBcDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbAbdBDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AddCABcCD 

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCDCDdAaCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 0 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TEMİZSOY 438 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 5 10 1,67 11 11,33 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 27 33 16,00 27 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) dDBaCcDcBBCDdaB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CcdcccdbbdBCDBa

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbbbAccbBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dBBCABbbDb

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCDCbcAbbb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRA SU ASAN 370 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 11,33 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 36 24 28,00 47 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBaDAdBADaadDDb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADdBCDBCCBcDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadDACdBbc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbAdBCABca

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cdaabCCcCa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NİHAT TALHA ÇAĞLAR 437 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 6 9 3,00 20 11,33 9,42 8,02

Fen 10 0 10 -3,33 -33 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 18 42 4,00 7 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbdaCDcbBcbDddd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) ddaDdDddDdBCaBd

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) abcbcaaaad

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) cdBadBDCDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CdcdccdadD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
NUR MAYDA 210 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 39 21 32,00 53 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDAddAcdCbDcb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDcCABba

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdcdCABDd

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cdaCbaCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASAF *N DÜZ 38 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,33 9,42 8,02

Fen 10 5 4 3,67 37 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 38 21 31,00 52 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AcBabDcABBCbABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) *BdDADAADdBCDBa

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) Ccc ABDcBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABcdcC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCDbDAdaCa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 1 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER EYMEN  KABAL 380 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 11,33 9,42 8,02

Fen 10 5 4 3,67 37 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 29 30 19,00 32 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdaDABBdDdaCacA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AcABCDBdCBBaccA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcCD CddDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DdcBabdBab

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bAcbcbCbaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 0 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
POYRAZ DUMAN 205 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,33 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 39 21 32,00 53 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbdaCDcbBBbDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) aBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbACbBbDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCbBbCcC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCaCbdbcCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RAVZA SARI 362 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 11,33 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 33 27 24,00 40 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDABcAbddaaDc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bDcBCDBCCBdDcDA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCacCABbc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) caAaBadBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AdDaadCbbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT EFE İLERİ 148 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 11,33 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 44 16 38,67 64 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCdcaABdbDABd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDcDAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDcCbBDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AddaABDdDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCDCDcADCa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖYKÜ GÜLLER 80 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 47 13 42,67 71 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBadDDABBCDAdB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDcCdBDDcd

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AddCbBDbDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcdDCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SARE DURAN 95 4B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 8,36 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 11,33 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 4,14 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,68 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,39 3,04 1,87

Toplam: 60 51 9 48,00 80 31,90 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDABBADBbCaDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCbcCABDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABBCABaa

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cADCDCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAAN YEGİ N 112 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,77 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 1 4 -0,33 -3 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 31 24 23,00 38 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AacbbcDbBdCDbaB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBbAcAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bbACbcDaBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBdcBbdDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) Cbcbc     

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 0 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ALYA KARAŞAL 9 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 45 15 40,00 67 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDbBBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbcdABbbcd

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AddCABaCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCcCDcADaa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ARASCEYL* 122 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 2 13 -2,33 -16 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 7 8 4,33 29 10,77 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 21 39 8,00 13 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) aadDbdcAbcbdacb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDdBCDaadBcaAcA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBdDbCABbb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DacdBbABbd

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) dbcdaCbDaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA SARIOĞLU 134 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 10,77 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 48 12 44,00 73 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDAdBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADAcCDBCCBBDADc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBCDACABDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABdCABDa

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) ccDCDbdaCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE  MİRAY  KIR 171 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 10,77 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 33 27 24,00 40 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdCDABdADaaCcDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADdBdDBdCBaDADd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdacaAcDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbdaBCbccC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bbbCDdCaCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EGEMENDAĞDELEN 178 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 56 4 54,67 91 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABbCDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcdDCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF MASAL SAKA 183 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 10,77 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 30 30 20,00 33 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbdaCDDcBcaDcdc

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBcDAbdbDdaCDdC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) aDcbABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dBBCbdabDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCaCcAdcCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR TALHA GEÇGEL 0 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 2 13 -2,33 -16 10,77 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 1 9 -2,00 -20 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 11 49 -5,33 -9 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ddCDbBacaddaabA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) bccdabaadcaDdbA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) aadDbdAaaD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) abbddddacC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bcaCaddaac

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 0 3 0
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 0 1 0
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL TE İZ 351 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 48 12 44,00 73 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDAaB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdaacBabDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCcCDcdDaD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKTUĞ AKCA 342 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 12 3 11,00 73 10,77 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 27 33 16,00 27 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BadcAaBdaBdCacc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) dDABCDBCCBdDADc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) daCccCABca

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAcaddccd

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AAcbaaacdD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN CAN AKTAŞ 206 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,77 9,42 8,02

Fen 10 9 1 8,67 87 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 56 4 54,67 91 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDbBBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADdBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDAbDCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KADİRCAN TOSUN 248 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 10,77 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 20 39 7,00 12 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BdCbAcBADBabDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cabddcdabdBcAbA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBaDcababc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DaABabcab 

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) dAbCaadbba

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 3 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY     ŞİMŞEK 160 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 10,77 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 33 27 24,00 40 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcbDbacADBCCDcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADdBCDBaCBdDcDA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcaDdCbBDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdaBbbaDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AbcdcbaDdb

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT ÇINAR SATILMI 227 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 42 18 36,00 60 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCdDDABBaDbBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDdCbBDbBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCcBaCDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcCDccabc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAY   TEPE 382 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 54 6 52,00 87 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDABBADBaCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDACABDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAdBCbBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AAcdDCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZ DANACI 153 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 10 0 10,00 100 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 49 11 45,33 76 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbBCCDDABdCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABcCbBcdDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) aCcCDcdDCc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ÇINAR GÜL 283 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 49 11 45,33 76 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDcBdCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CbdCbBbDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABDbDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcdDCc

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK KELEŞ 424 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 9 6 7,00 47 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 10 5 8,33 56 10,77 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 40 20 33,33 56 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCcDABddDdcB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) dBcDADAADdBCbBa

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACdBDDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBdAacdDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCcCDAADCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞIZ ALACATLI 84 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 10,77 9,42 8,02

Fen 10 6 4 4,67 47 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 44 16 38,67 64 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDABdADBCCDcd

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCDcCbBDc

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) aCABBCABab

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cdcabCCDbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ALİ KICIR 244 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 12 2 11,33 76 10,77 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 42 17 36,33 61 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDcBcbDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdDADAAD BdDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) aDACdBDDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AacCABDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcbDcbDac

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF EFE SOYLU 291 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 11 4 9,67 64 10,77 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 38 22 30,67 51 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBaCDDABdbDdBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) bBBaADAAccBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACABDbca

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AcBdcBDbDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCbCDAcada

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP MİRAY DURAN 425 4C

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 9,00 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 10,77 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 5,33 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 4,44 3,94 3,12

İngilizce 10 7 3 6,00 60 2,98 3,04 1,87

Toplam: 60 48 12 44,00 73 32,53 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDABBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBdCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdbcCABDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCddaCbBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AdcCDCCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
AFRA DURU KAYA 7 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,99 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 10 0 10,00 100 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 57 3 56,00 93 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDABBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AcABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDACcBDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABBCABDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AADCDCCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ASEL BERRA ÖZDEMİR 494 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 14 1 13,67 91 8,99 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 39 21 32,00 53 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCbDcABdCDdBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBb

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bDACAdDDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dddCdBbdcd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCadDcAbCb

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞLEM YULAFCI 145 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 8,99 9,42 8,02

Fen 10 2 8 -0,67 -7 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 15 44 0,33 1 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BddadacADdaCccd

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AbAdaacadBdad d

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadbdCccaa

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) abAdBacaaa

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cAbCDaCada

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
DEFNE MEVSİM BIYIKLI 162 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 10 0,67 4 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 8 4 6,67 44 8,99 9,42 8,02

Fen 10 1 6 -1,00 -10 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 22 31 11,67 19 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) cbBd DccBadDbcd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) C BD ccAD BCaBd

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbcb   bBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABdCbacbDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCDbDcdabD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 0 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 0 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 1 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 1 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 0 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 0 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA NUR TURAL 198 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,99 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 0 9,00 90 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 7 2 6,33 63 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 53 5 51,33 86 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBdDABBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcCDACdBDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAB CABDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AdDC dCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 0 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
EYMEN EGE DEMİR 208 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 9 5 7,33 49 8,99 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 26 33 15,00 25 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BcCDABdAbBCaDDb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDABdDBCCacDcD 

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BaCcddcccD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) aCABdabcbb

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) ddcbadabaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇIRAK 70 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 11 2 10,33 69 8,99 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 29 29 19,33 32 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADaababABdCDbdd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CdBaADA D BCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDdbbBDcBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AcBdcdbbcC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCadDddbCa

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 0 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM BOLAT 413 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 6 9 3,00 20 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 13 2 12,33 82 8,99 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 34 26 25,33 42 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbBabcccBcbDABd

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBcADdADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbACbBDaBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dcBabcDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) bCaCDcbcCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
KUZEY ÇINAR ÇELİK 270 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,99 9,42 8,02

Fen 10 8 2 7,33 73 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 54 6 52,00 87 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BaCDAdBADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BcCDACABbD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCAdBCABDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AADCDaCDCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALTUNOK 260 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 9 6 7,00 47 8,99 9,42 8,02

Fen 10 1 9 -2,00 -20 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 25 35 13,33 22 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBabAdcAbdCCDcb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AcAdCDBCddBDdDd

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) dcdcdbbBbb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCdcadbabC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bdbbDCCDaD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA GEVECİ 146 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 3 11 -0,67 -4 8,99 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 4 6 2,00 20 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 1 9 -2,00 -20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 21 38 8,33 14 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDAdBADcCabcA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cabcCbBadcBb*c 

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadbdCcBcb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) bCAcdCAaba

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) bccbaCbabc

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 2 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER HAKKI KESKİN 436 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 13 2 12,33 82 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,99 9,42 8,02

Fen 10 7 3 6,00 60 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 6 4 4,67 47 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 47 13 42,67 71 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCbDDABBCbABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACcabDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABdCbBbbDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCcCDcAaCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ÖYKÜ YAREN AKDENİZZ 259 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 8 7 5,67 38 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 8 7 5,67 38 8,99 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 2 8 -0,67 -7 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 26 34 14,67 24 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBbDAdBAbBCbccb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADcBCDdCCBcadbb

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BabbcCABDa

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) bCdBdabBca

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cbbbDaCcba

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 0 1 0
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
RANA YAZICI 415 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 12 2 11,33 76 8,99 9,42 8,02

Fen 10 5 5 3,33 33 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 41 18 35,00 58 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BadDdBaADBCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) AD BCDBbCBBDdDA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBdacCbBDa

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DCABBCbBaC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AAbabCCcbD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 0 2 0
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN SARE YILMAZ 185 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 13 1 12,67 84 8,99 9,42 8,02

Fen 10 9 1 8,67 87 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 9 1 8,67 87 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 54 5 52,33 87 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBbADAADABCDB 

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) CDACdBDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABDCDd

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCDCDAdDCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 0 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 2 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SERRA BAŞTOPCU 280 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 7 7 4,67 31 8,99 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 7 0,67 7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 6 4 4,67 47 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 27 32 16,33 27 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDbacdbBaCDcc

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADccC BCbBBccab

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BadDACbdbb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) DbddabbBcC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) cADCD*CcCa

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 0 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOŞAR 237 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 4 9 1,00 7 8,99 9,42 8,02

Fen 10 4 5 2,33 23 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 18 35 6,33 11 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AaBdbDbABcd dac

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CdabcDdA bada C

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bcA dBcDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdcbAa dDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) Cb dabAbd 

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 0 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 0 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 2 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 1 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL KOŞAR 237 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 9 2,00 13 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 4 9 1,00 7 8,99 9,42 8,02

Fen 10 4 5 2,33 23 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 3 6 1,00 10 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 2 6 0,00 0 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 18 35 6,33 11 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AaBdbDbABcd dac

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CdabcDdA bada C

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bcA dBcDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdcbAa dDa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) Cb dabAbd 

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 0 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 0 3 0
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 0 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 0 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 0 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 2 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 0 1 0
Speaking 2 0 1 0
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
SİMANUR KICI R 74 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 4 11 0,33 2 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 5 10 1,67 11 8,99 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 4 6 2,00 20 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 18 42 4,00 7 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbaaaDabBcCbdda

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdcAccAbcBdacd

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) bacCddaDBa

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) dcBbbacCab

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCbCacADda

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 0 2 0
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 3 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 0 2 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ŞURA HACIOĞLU 193 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 11 4 9,67 64 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,99 9,42 8,02

Fen 10 9 1 8,67 87 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 5 5 3,33 33 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 6 3 5,00 50 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 46 13 41,67 69 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BBCDAdBAbBaCDDd

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) ADABCDBCCBBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) BBCDACABDb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) adABBCdBab

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) c DCDaCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 1 1 33
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
TUSEM RANA KAYA 115 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 12 3 11,00 73 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 13 1 12,67 84 8,99 9,42 8,02

Fen 10 6 3 5,00 50 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 8 2 7,33 73 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 47 11 43,33 72 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BaCDABdADdCCDDA

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cDABCDBC BBDADA

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN)  adDACdBDD

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) cCABBCcBDC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AcDCDCCcCD

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 2 1 67
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 0 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 1 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 3 1 75
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 2 1 67

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKÇAOĞLU 16 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 10 5 8,33 56 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 14 0 14,00 93 8,99 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 44 15 39,00 65 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AbcCCDDbBabDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAAD BCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dcddbBDDBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCbBaCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDAAbCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 0 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 0 2 0
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 2 1 67

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 2 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT ÖMER SABAN 431 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 15 0 15,00 100 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 12 3 11,00 73 8,99 9,42 8,02

Fen 10 4 6 2,00 20 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 7 3 6,00 60 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 8 2 7,33 73 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 46 14 41,33 69 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDABB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBdDADAAbdBCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) daACbdDbBc

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) AdBCbBDaDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCDCDcADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 2 1 67
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 1 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 2 2 50
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 2 1 67
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZ TALHA ORHAN 311 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 5 10 1,67 11 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 7 8 4,33 29 8,99 9,42 8,02

Fen 10 1 8 -1,67 -17 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 1 8 -1,67 -17 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 5 5 3,33 33 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 19 39 6,00 10 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) AaaaCDbcBabbdBc

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CaaDcDdAbdBbbBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dbbCb baac

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) Acddd bdaa

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) dCDbbAcbCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 0 2 0
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 0 2 0
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 0 1 0
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 1 1 50
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 1 1 50
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 0 1 0
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 0 0 0
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 0 3 0

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 0 4 0
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 0 2 0

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER BAYRAK 403 4D

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 14 1 13,67 91 7,57 7,32 6,27

Matematik 15 15 0 15,00 100 8,99 9,42 8,02

Fen 10 9 1 8,67 87 3,43 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 10 0 10,00 100 3,65 3,94 3,12

İngilizce 10 9 1 8,67 87 3,95 3,04 1,87

Toplam: 60 57 3 56,00 93 27,59 27,56 22,38

Sözel (TÜR) ADBCCDDABBCDcBB

Cevap Anh. A ADBCCDDABBCDABB

Sayısal (MAT) CBBDADAADABCDBC

Cevap Anh. A CBBDADAADABCDBC

Sayısal (FEN) dDACABDDBB

Cevap Anh. A CDACABDDBB

Sözel (SOS) ABBCABDCDC

Cevap Anh. A ABBCABDCDC

Sözel (İNG) CCDCDcADCD

Cevap Anh. A CCDCDAADCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 3 0 100
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 1 0 100
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 1 0 100
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 2 0 100
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 1 0 100
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 2 0 100
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 0 1 0
Metinle ilgili sorular sorar. 1 1 0 100

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 2 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 2 0 100
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 2 0 100
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 3 0 100
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 1 0 100
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 1 0 100
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 1 0 100
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 1 0 100
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 1 0 100

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 1 0 100
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 2 0 100
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 1 0 100
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 1 0 100
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 3 0 100

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 1 0 100
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 4 0 100
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 1 0 100
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 3 0 100

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 3 0 100
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 2 0 100
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 4.SINIF SÜREÇ İZLEME KİTAPÇIĞI - 3 (03B SERİSİ)
D.K.: 403

SAMSUN / ALAÇAM / CUMHURİYET İLKOKULU

Öğrenci Numara Sınıf
BERNA GEDİKOĞLU 44 A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 15 7 8 4,33 29 4,33 7,32 6,27

Matematik 15 3 12 -1,00 -7 -1,00 9,42 8,02

Fen 10 3 7 0,67 7 0,67 3,85 3,10

SOSYAL BİLGİLER 10 2 8 -0,67 -7 -0,67 3,94 3,12

İngilizce 10 3 7 0,67 7 0,67 3,04 1,87

Toplam: 60 18 42 4,00 7 4,00 27,56 22,38

Sözel (TÜR) BaCDAddAacadDDb

Cevap Anh. B BBCDABBADBCCDDA

Sayısal (MAT) cacBdDdbaddDbcc

Cevap Anh. B ADABCDBCCBBDADA

Sayısal (FEN) cBbcAbcBcb

Cevap Anh. B BBCDACABDD

Sözel (SOS) cCcacbdabC

Cevap Anh. B DCABBCABDC

Sözel (İNG) AcbaadCcCc

Cevap Anh. B AADCDCCDCD

Soru No 123456789012345
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TÜR MAT FEN SOS İNG
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Sözel (TÜR)

Türkçe S D Y B%

Okuduğu metinle ilgili soruları cevaplar. 3 1 2 33
Deyim ve atasözlerinin metnin anlamına katkısını kavrar. 1 0 1 0
Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını tahmin eder. 1 0 1 0
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağı metnin konusunu tahmin eder. 1 1 0 100
Büyük harfleri ve noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanır. 2 1 1 50
Okuduğu metnin içeriğine uygun başlık belirler. 1 0 1 0
Şekil, sembol ve işaretlerin anlamlarını kavrar. 1 1 0 100
Okudukları ile ilgili çıkarımlar yapar. 2 1 1 50
Bir işin işlem basamaklarına ilişkin yönergeler yazar. 1 1 0 100
Yazılarında kelimeleri gerçek, mecaz ve terim anlamları ile kullanır. 1 1 0 100
Metinle ilgili sorular sorar. 1 0 1 0

Sayısal (MAT)

Matematik S D Y B%

En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar. 2 0 2 0
En çok dört basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemini yapar. 2 1 1 50
İki doğal sayının toplamını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır. 2 0 2 0
Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer. 3 1 2 33
Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır. 1 0 1 0
En çok dört basamaklı doğal sayıları 100'ün katlarıyla zihinden toplar. 1 0 1 0
Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer. 1 0 1 0
Üç basamaklı doğal sayılarla iki basamaklı doğal sayıları çarpar. 1 1 0 100
Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde sayıların birbirleriyle çarpılma sırasının değişmesinin, sonucu değiştirmediğini gösterir.1 0 1 0
En çok üç basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000'in en çok dokuz katı olan doğal sayılarla; en çok iki basamaklı doğal sayıları 5, 25 ve 50 ile kısa yoldan çarpar.1 0 1 0

Sayısal (FEN)

Fen S D Y B%

Fosillerin oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Kayaçlarla madenleri ilişkilendirir ve kayaçların ham madde olarak önemini tartışır. 1 0 1 0
Dünya'nın hareketleri sonucu gerçekleşen olayları açıklar. 2 1 1 50
Canlı yaşamı ve besin içerikleri arasındaki ilişkiyi açıklar. 1 0 1 0
İnsan sağlığı ile dengeli beslenmeyi ilişkilendirir. 1 1 0 100
Yakın çevresinde sigara kullanımını azaltmaya yönelik sorumluluk üstlenir. 1 0 1 0
Kuvvetin Cisimler Üzerindeki Etkileri 3 1 2 33

Sözel (SOS)

SOSYAL BİLGİLER S D Y B%

Resmî kimlik belgesini inceleyerek kişisel kimliğine ilişkin çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması yapar. 1 0 1 0
Millî Mücadele kahramanlarının hayatlarından hareketle Millî Mücadele'nin önemini kavrar. 4 1 3 25
Ailesi ve çevresindeki millî kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir. 1 0 1 0
Çevresindeki herhangi bir yerin konumu ile ilgili çıkarımlarda bulunur. 3 1 2 33

Sözel (İNG)

İngilizce S D Y B%

Speaking 3 0 3 0
Listening 1 1 0 100
Speaking 2 1 1 50
Listening 2 1 1 50
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 2 0
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